Jose Javier Sanchis Bretones

De: José V. Roig i Roig
Enviado el: miércoles, 15 de julio de 2015 12:11
Para: Jose Javier Sanchis Bretones

Asunto: RE: tranferéncia FEDER
Hola José Javier,

En contestacio a la teua peticio t'informe que la transferéncia dels FONS FEDER
(2007ES162P0010 PROGRAMA OPE), per import de 752.005,75 €, va ser abonada el dia
19-06-2015.

Atentament,

José Vicente Roig Roig

Servei de Tresoreria

Telefon: 96 201 90 00 Extensid 1309

Ajuntament d'Algemesi.-

De: Jose Javier Sanchis Bretones

Enviado el: martes, 14 de julio de 2015 13:05
Para: José V. Roig i Roig

Asunto: tranferéncia FEDER

Bon dia Jovi,

A banda del que et vaig demanar ahir, també necessitaré informe o document que acredite 1a
transferéncia de FEDER que s’ha fet recentment, amb data d'ingrés i quantitat transferida.

Gracies de nou.
Salutacions.

Jose Javier Sanchis

Regidor del Grup Municipal Popular
Ajuntament d’Algemesi

15/07/2015



